From: Andre Garnier

To: Carlos Alvarado Hide

FW: Vuelo Servuss
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Carlos, te adjunto la cuenta
del reintegro del vuelo del
viernes, segun acordamos. Te
agradezco me deposités el
50% 6 sea $1860/2= $930.00
a mi cuenta personal que te
adjunto:

IBAN
CR50010700000000090440



A mi nombre, cédula
1-0416-1344 en el Banco BCT,
si preferis hacerlo de alguna
otra forma me decis,

Un abrazo

From: Mariela Murillo
<mariela.murillo@gruporodalsa.com>

Date: Monday, August 10, 2020 at 17:51
To: André Garnier

<agarnierk20 @gmail.com>

Subject: Vuelo Servuss

Buenas tardes!!



